
secretaria@pontenova.mg.leg.b r 

De: gabinete prefeito <gabinete@pontenova.mg.gov.br> 

Enviado em: terça-feira, 13 de junho de 2023 16:34 
Para: Maria Juliana 
Assunto: Fwd: CASCALHO - Empenhos complemento do arquiivo anterior 

Anexos: E0 - 10 - 06 - F - 193.pdf; E0 - 2177 - 02 - F 193.pdf; E0 - 10 - 08 F - 
193.pdf; E0 - 2177 - 03 - F - 193.pdf; E0 - 10 - 07 - F - 193.pdf 

  Forwarded message 
De: gabinete prefeito <gabinete@pontenova.mg.gov.br>
Date: ter., 13 de jun. de 2023 às 16:24 
Subject: Fwd: CASCALHO - Empenhos complemento do arquiivo anterior 
To: Maria Juliana <secretaria@pontenova.mg.leg.br>

  Forwarded message  
De: contabilidade fazenda <contabilidade@pontenova.mg.gov.br> 
Date: ter., 13 de jun. de 2023 às 15:21 
Subject: CASCALHO - Empenhos complemento do arquiivo anterior 
To: gabinete prefeito <gabinete@pontenova.mg.gov.br>

Patricia, boa tarde 
No dia que foi o levantamento, ainda não tinha muitos pagamentos em 2023. 
Pede para eles verificarem no final da relação, tem empenhado em 2023, os empenhos 8 e 10 até a liquidação 005. 
Estou encaminhando as despesas que chegaram nesse período de abril pagos até o momento 

Contabilidade 
Secretaria Municipal de Fazenda 


